
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

KATILIMLAR

1 248 NA ÖZ 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,33 489,047 1 1 1 1 35
% 0,43

2 200 EC BA 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,33 472,497 1 2 2 2 228
% 2,80

3 215 ZE SÖ 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 83 7 80,66 466,605 2 3 3 3 339
% 4,17

4 213 BU KU 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 466,030 2 4 4 4 356
% 4,38

5 238 BU ME  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 81 9 78,01 457,978 1 5 5 5 516
% 6,34

6 255 EC ÖZ 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,66 451,335 3 6 6 6 649
% 7,98

7 281 KA YE 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 77 13 72,68 442,294 3 7 8 8 849
% 10

8 251 Nİ ÇA  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 78 12 74,00 442,128 2 8 10 10 854
% 10

9 299 KA YA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 76 14 71,34 432,164 1 9 11 11 1049
% 13

10 214 RÜ ER 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 77 13 72,67 430,916 2 10 12 12 1080
% 13

11 267 EG HE 8A 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 74 16 68,67 426,760 3 11 13 13 1173
% 14

12 210 NE GÜ  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 5 12,33 17 3 16,00 75 13 70,67 426,617 3 12 14 14 1178
% 14

13 152 MA ÇE  18 2 17,33 5 3 4,00 5 2 4,33 8 2 7,33 16 4 14,67 17 3 16,00 69 16 63,66 424,020 4 13 16 16 1243
% 15

14 244 İB KA 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 73 16 67,67 418,956 4 14 18 18 1358
% 17

15 205 ME İL 8C 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 16 2 15,33 72 13 67,66 415,908 4 15 19 19 1416
% 17

16 211 AR KA 8C 15 3 14,00 4 5 2,33 8 1 7,67 8 1 7,67 15 4 13,67 18 1 17,67 68 15 63,01 415,867 5 16 20 20 1417
% 17

17 264 HA AY 8C 18 1 17,67 6 2 5,33 10 0 10,00 7 1 6,67 13 5 11,33 15 3 14,00 69 12 65,00 413,755 6 17 22 22 1466
% 18

18 0 EM AY 8C 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 15 4 13,67 19 1 18,67 69 17 63,34 412,934 7 18 23 23 1491
% 18

19 227 BE KU 8C 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 2 5 0,33 14 4 12,67 17 3 16,00 67 17 61,33 412,901 8 19 24 24 1492
% 18

20 266 ME KE 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 13 4 11,67 14 6 12,00 68 18 62,01 398,027 4 20 26 26 1837
% 23

21 237 DU KA 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 6 8,00 16 3 15,00 68 16 62,67 392,294 5 21 27 27 1964
% 24

22 226 BA AY 8C 14 2 13,33 8 1 7,67 9 1 8,67 4 5 2,33 9 3 8,00 17 3 16,00 61 15 56,00 383,272 9 22 28 28 2208
% 27

23 203 Bİ ÇE 8A 12 5 10,33 4 4 2,67 10 0 10,00 4 5 2,33 14 3 13,00 15 3 14,00 59 20 52,33 380,110 6 23 30 30 2291
% 28

24 249 NA BI 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 5 9,33 15 5 13,33 63 23 55,33 376,329 7 24 31 31 2403
% 30

25 221 EN KA  15 4 13,67 4 3 3,00 5 2 4,33 6 2 5,33 14 6 12,00 13 7 10,67 57 24 49,00 371,068 5 25 33 33 2535
% 31

26 201 AS ÇA 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 12 4 10,67 15 4 13,67 61 23 53,34 370,552 8 26 34 34 2554
% 31

27 259 Yİ AC 8C 16 4 14,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 13 7 10,67 11 9 8,00 60 29 50,34 366,135 10 27 35 35 2673
% 33

28 233 * KÜ 8C 15 5 13,33 4 6 2,00 10 0 10,00 6 1 5,67 6 7 3,67 17 1 16,67 58 20 51,34 363,519 11 28 37 37 2738
% 34

29 230 BE TO  14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 12 7 9,67 11 9 8,00 60 29 50,34 357,127 6 29 39 39 2932
% 36

30 235 CE İL 8A 16 4 14,67 3 6 1,00 7 2 6,33 7 1 6,67 11 5 9,33 10 7 7,67 54 25 45,67 353,371 9 30 40 40 3056
% 38

31 212 KU CA 8A 13 3 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 5 8,33 57 13 52,66 351,411 10 31 43 43 3121
% 38

32 202 CE DE 8A 15 4 13,67 6 3 5,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 5 4,33 11 4 9,67 53 20 46,34 342,489 11 32 48 48 3391
% 42

33 258 YA KA 8A 14 2 13,33 5 4 3,67 8 0 8,00 4 6 2,00 6 2 5,33 10 7 7,67 47 21 40,00 329,863 12 33 54 54 3784
% 47
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

KATILIMLAR

34 234 CE TE 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 2 0,33 3 3 2,00 12 8 9,33 47 22 39,66 329,824 13 34 55 55 3785
% 47

35 229 BE YI  14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 4 6 2,00 9 7 6,67 10 10 6,67 52 34 40,67 329,732 7 35 56 56 3787
% 47

36 228 BE YI 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 9 4 7,67 2 4 0,67 43 15 38,01 321,710 12 36 62 62 4053
% 50

37 209 ŞE KO 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 2 4 0,67 4 5 2,33 12 8 9,33 48 26 39,33 320,665 14 37 64 64 4081
% 50

38 207 OR AK  15 5 13,33 4 4 2,67 8 1 7,67 2 0 2,00 8 3 7,00 6 11 2,33 43 24 35,00 314,501 8 38 67 67 4265
% 52

39 256 ER Bİ 8A 12 7 9,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 10 8 7,33 11 9 8,00 45 42 31,00 311,043 15 39 69 69 4377
% 54

40 206 RA DU 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 8 2 7,33 14 6 12,00 38 22 30,67 301,598 13 40 75 75 4669
% 57

41 260 ZU CE 8A 11 8 8,33 5 3 4,00 10 0 10,00 2 4 0,67 3 5 1,33 9 7 6,67 40 27 31,00 289,077 16 41 84 84 5055
% 62

42 241 EL DO 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 13 -1,33 10 10 6,67 46 40 32,67 285,564 5 42 86 86 5189
% 64

43 257 SA ÇE 8B 13 4 11,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 0 1,00 2 0 2,00 33 7 30,67 285,391 6 43 87 87 5196
% 64

44 225 AZ AL 8C 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 38 42 24,01 276,676 14 44 94 94 5463
% 67

45 247 MU ÖZ 8C 9 11 5,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 2 2,33 12 5 10,33 3 6 1,00 32 38 19,32 274,610 15 45 96 96 5523
% 68

46 240 AZ CE 8A 12 6 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 38 50 21,34 268,638 17 46 100 100 5727
% 70

47 204 Mİ KA 8C 13 4 11,67 2 3 1,00 8 2 7,33 2 1 1,67 25 10 21,67 267,323 16 47 102 102 5760
% 71

48 231 HA İN 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 41 49 24,67 266,126 18 48 104 104 5804
% 71

49 250 NE ÖZ 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 12 3,00 38 51 20,99 265,647 19 49 107 107 5822
% 72

50 216 EM UY 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 42 48 26,01 261,470 20 50 111 111 5957
% 73

51 263 MU BA 8B 7 6 5,00 3 4 1,67 9 0 9,00 1 1 0,67 3 6 1,00 5 1 4,67 28 18 22,01 260,208 7 51 114 114 5997
% 74

52 268 PO AY 8B 9 7 6,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 0 2 -0,67 3 6 1,00 34 22 26,66 258,009 8 52 117 117 6056
% 74

53 239 EC KÖ 8B 8 10 4,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 5 3 4,00 7 13 2,67 10 9 7,00 33 50 16,34 258,005 9 53 118 118 6057
% 74

54 261 ZE YA 8A 12 5 10,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 1 3 0,00 26 20 19,33 255,344 21 54 121 121 6145
% 76

55 217 EC SE 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 12 -1,00 8 12 4,00 33 44 18,34 253,657 17 55 125 125 6194
% 76

56 254 YA Aİ 8C 11 5 9,33 4 6 2,00 4 4 2,67 1 0 1,00 6 12 2,00 26 27 17,00 252,573 18 56 127 127 6240
% 77

57 223 AR TÜ 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 9 11 5,33 7 13 2,67 31 59 11,33 250,986 22 57 131 131 6288
% 77

58 224 AY BO 8C 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 10 10 6,67 32 58 12,66 237,477 19 58 139 139 6689
% 82

59 208 ÖM KA 8B 6 8 3,33 2 1 1,67 6 1 5,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 2 4 0,67 24 18 18,00 234,226 10 59 143 143 6790
% 83

60 252 SA KU 8B 9 10 5,67 3 5 1,33 3 6 1,00 0 5 -1,67 5 15 0,00 3 7 0,67 23 48 7,00 224,060 11 60 152 152 7072
% 87

61 265 ÖM AYDIN 8B 4 11 0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 2 1 1,67 1 4 -0,33 21 25 12,67 224,047 12 61 153 153 7073
% 87

62 262 MÜ KE 8B 5 13 0,67 1 6 -1,00 2 4 0,67 3 4 1,67 5 9 2,00 4 12 0,00 20 48 4,01 210,656 13 62 166 166 7431
% 91

63 232 BE TA 8B 5 5 3,33 2 3 1,00 3 4 1,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 13 27 4,00 205,805 14 63 173 173 7548
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

SINIF:  

KATILIMLAR

1 238 BU ME  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 81 9 78,01 457,978 1 5 5 5 516
% 6,34

2 251 Nİ ÇA  18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 78 12 74,00 442,128 2 8 10 10 854
% 10

3 210 NE GÜ  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 5 12,33 17 3 16,00 75 13 70,67 426,617 3 12 14 14 1178
% 14

4 152 MA ÇE  18 2 17,33 5 3 4,00 5 2 4,33 8 2 7,33 16 4 14,67 17 3 16,00 69 16 63,66 424,020 4 13 16 16 1243
% 15

5 221 EN KA  15 4 13,67 4 3 3,00 5 2 4,33 6 2 5,33 14 6 12,00 13 7 10,67 57 24 49,00 371,068 5 25 33 33 2535
% 31

6 230 BE TO  14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 12 7 9,67 11 9 8,00 60 29 50,34 357,127 6 29 39 39 2932
% 36

7 229 BE YI  14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 4 6 2,00 9 7 6,67 10 10 6,67 52 34 40,67 329,732 7 35 56 56 3787
% 47

8 207 OR AK  15 5 13,33 4 4 2,67 8 1 7,67 2 0 2,00 8 3 7,00 6 11 2,33 43 24 35,00 314,501 8 38 67 67 4265
% 52
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 299 KA YA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 16 4 14,67 76 14 71,34 432,164 1 9 11 11 1049
% 13

2 214 RÜ ER 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 77 13 72,67 430,916 2 10 12 12 1080
% 13

3 267 EG HE 8A 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 74 16 68,67 426,760 3 11 13 13 1173
% 14

4 244 İB KA 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 73 16 67,67 418,956 4 14 18 18 1358
% 17

5 237 DU KA 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 6 8,00 16 3 15,00 68 16 62,67 392,294 5 21 27 27 1964
% 24

6 203 Bİ ÇE 8A 12 5 10,33 4 4 2,67 10 0 10,00 4 5 2,33 14 3 13,00 15 3 14,00 59 20 52,33 380,110 6 23 30 30 2291
% 28

7 249 NA BI 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 5 9,33 15 5 13,33 63 23 55,33 376,329 7 24 31 31 2403
% 30

8 201 AS ÇA 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 12 4 10,67 15 4 13,67 61 23 53,34 370,552 8 26 34 34 2554
% 31

9 235 CE İL 8A 16 4 14,67 3 6 1,00 7 2 6,33 7 1 6,67 11 5 9,33 10 7 7,67 54 25 45,67 353,371 9 30 40 40 3056
% 38

10 212 KU CA 8A 13 3 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 5 8,33 57 13 52,66 351,411 10 31 43 43 3121
% 38

11 202 CE DE 8A 15 4 13,67 6 3 5,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 5 4,33 11 4 9,67 53 20 46,34 342,489 11 32 48 48 3391
% 42

12 258 YA KA 8A 14 2 13,33 5 4 3,67 8 0 8,00 4 6 2,00 6 2 5,33 10 7 7,67 47 21 40,00 329,863 12 33 54 54 3784
% 47

13 234 CE TE 8A 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 2 0,33 3 3 2,00 12 8 9,33 47 22 39,66 329,824 13 34 55 55 3785
% 47

14 209 ŞE KO 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 2 4 0,67 4 5 2,33 12 8 9,33 48 26 39,33 320,665 14 37 64 64 4081
% 50

15 256 ER Bİ 8A 12 7 9,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 10 8 7,33 11 9 8,00 45 42 31,00 311,043 15 39 69 69 4377
% 54

16 260 ZU CE 8A 11 8 8,33 5 3 4,00 10 0 10,00 2 4 0,67 3 5 1,33 9 7 6,67 40 27 31,00 289,077 16 41 84 84 5055
% 62

17 240 AZ CE 8A 12 6 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 10 10 6,67 38 50 21,34 268,638 17 46 100 100 5727
% 70

18 231 HA İN 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 41 49 24,67 266,126 18 48 104 104 5804
% 71

19 250 NE ÖZ 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 7 12 3,00 38 51 20,99 265,647 19 49 107 107 5822
% 72

20 216 EM UY 8A 8 12 4,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 42 48 26,01 261,470 20 50 111 111 5957
% 73

21 261 ZE YA 8A 12 5 10,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 1 3 0,00 26 20 19,33 255,344 21 54 121 121 6145
% 76

22 223 AR TÜ 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 9 11 5,33 7 13 2,67 31 59 11,33 250,986 22 57 131 131 6288
% 77

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 200 EC BA 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,33 472,497 1 2 2 2 228
% 2,80

2 215 ZE SÖ 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 83 7 80,66 466,605 2 3 3 3 339
% 4,17

3 255 EC ÖZ 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,66 451,335 3 6 6 6 649
% 7,98

4 266 ME KE 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 2 6,33 13 4 11,67 14 6 12,00 68 18 62,01 398,027 4 20 26 26 1837
% 23

5 241 EL DO 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 13 -1,33 10 10 6,67 46 40 32,67 285,564 5 42 86 86 5189
% 64

6 257 SA ÇE 8B 13 4 11,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 0 1,00 2 0 2,00 33 7 30,67 285,391 6 43 87 87 5196
% 64

7 263 MU BA 8B 7 6 5,00 3 4 1,67 9 0 9,00 1 1 0,67 3 6 1,00 5 1 4,67 28 18 22,01 260,208 7 51 114 114 5997
% 74

8 268 PO AY 8B 9 7 6,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 0 2 -0,67 3 6 1,00 34 22 26,66 258,009 8 52 117 117 6056
% 74

9 239 EC KÖ 8B 8 10 4,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 5 3 4,00 7 13 2,67 10 9 7,00 33 50 16,34 258,005 9 53 118 118 6057
% 74

10 208 ÖM KA 8B 6 8 3,33 2 1 1,67 6 1 5,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 2 4 0,67 24 18 18,00 234,226 10 59 143 143 6790
% 83

11 252 SA KU 8B 9 10 5,67 3 5 1,33 3 6 1,00 0 5 -1,67 5 15 0,00 3 7 0,67 23 48 7,00 224,060 11 60 152 152 7072
% 87

12 265 ÖM AYDIN 8B 4 11 0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 2 1 1,67 1 4 -0,33 21 25 12,67 224,047 12 61 153 153 7073
% 87

13 262 MÜ KE 8B 5 13 0,67 1 6 -1,00 2 4 0,67 3 4 1,67 5 9 2,00 4 12 0,00 20 48 4,01 210,656 13 62 166 166 7431
% 91

14 232 BE TA 8B 5 5 3,33 2 3 1,00 3 4 1,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 13 27 4,00 205,805 14 63 173 173 7548
% 93
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU8. SINIF LGS 2.UYGULAMA 63 188 188 8134

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,27 5 4 3,97 7 2 6,16 5 3 4,12 8 6 6,08 11 7 8,59 49 28 39,19 323,120

Okul Ortalaması 13 6 11,31 6 4 4,54 8 2 7,16 5 2 4,41 9 5 7,48 11 6 9,45 52 24 44,35 342,050

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 248 NA ÖZ 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,33 489,047 1 1 1 1 35
% 0,43

2 213 BU KU 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 466,030 2 4 4 4 356
% 4,38

3 281 KA YE 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 77 13 72,68 442,294 3 7 8 8 849
% 10

4 205 ME İL 8C 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 16 2 15,33 72 13 67,66 415,908 4 15 19 19 1416
% 17

5 211 AR KA 8C 15 3 14,00 4 5 2,33 8 1 7,67 8 1 7,67 15 4 13,67 18 1 17,67 68 15 63,01 415,867 5 16 20 20 1417
% 17

6 264 HA AY 8C 18 1 17,67 6 2 5,33 10 0 10,00 7 1 6,67 13 5 11,33 15 3 14,00 69 12 65,00 413,755 6 17 22 22 1466
% 18

7 0 EM AY 8C 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 15 4 13,67 19 1 18,67 69 17 63,34 412,934 7 18 23 23 1491
% 18

8 227 BE KU 8C 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 2 5 0,33 14 4 12,67 17 3 16,00 67 17 61,33 412,901 8 19 24 24 1492
% 18

9 226 BA AY 8C 14 2 13,33 8 1 7,67 9 1 8,67 4 5 2,33 9 3 8,00 17 3 16,00 61 15 56,00 383,272 9 22 28 28 2208
% 27

10 259 Yİ AC 8C 16 4 14,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 13 7 10,67 11 9 8,00 60 29 50,34 366,135 10 27 35 35 2673
% 33

11 233 * KÜ 8C 15 5 13,33 4 6 2,00 10 0 10,00 6 1 5,67 6 7 3,67 17 1 16,67 58 20 51,34 363,519 11 28 37 37 2738
% 34

12 228 BE YI 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 9 4 7,67 2 4 0,67 43 15 38,01 321,710 12 36 62 62 4053
% 50

13 206 RA DU 8C 13 7 10,67 3 7 0,67 8 2 7,33 14 6 12,00 38 22 30,67 301,598 13 40 75 75 4669
% 57

14 225 AZ AL 8C 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 38 42 24,01 276,676 14 44 94 94 5463
% 67

15 247 MU ÖZ 8C 9 11 5,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 2 2,33 12 5 10,33 3 6 1,00 32 38 19,32 274,610 15 45 96 96 5523
% 68

16 204 Mİ KA 8C 13 4 11,67 2 3 1,00 8 2 7,33 2 1 1,67 25 10 21,67 267,323 16 47 102 102 5760
% 71

17 217 EC SE 8C 11 9 8,00 4 6 2,00 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 12 -1,00 8 12 4,00 33 44 18,34 253,657 17 55 125 125 6194
% 76

18 254 YA Aİ 8C 11 5 9,33 4 6 2,00 4 4 2,67 1 0 1,00 6 12 2,00 26 27 17,00 252,573 18 56 127 127 6240
% 77

19 224 AY BO 8C 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 10 10 6,67 32 58 12,66 237,477 19 58 139 139 6689
% 82
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(63)
11,31 4,54 7,16 4,41 7,48 9,45 44,35 342,050

İlçe
(188)

8,62 (1) 2,92 (1) 5,30 (1) 2,82 (1) 3,93 (1) 6,59 (1) 30,18 (1) 294,840
İl

(188)
8,62 (1) 2,92 (1) 5,30 (1) 2,82 (1) 3,93 (1) 6,59 (1) 30,18 (1) 294,840

Genel
(8134)

10,27 (41) 3,97 (42) 6,16 (32) 4,12 (46) 6,08 (37) 8,59 (48) 39,19 (43) 323,120
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(8)
15,04 5,29 8,12 5,96 11,46 11,79 57,66 390,400

8A
(22)

11,27 4,47 7,39 4,32 6,71 9,17 43,33 337,460
8B
(14)

8,29 4,43 6,02 4,24 4,90 6,17 34,05 302,460
8C
(19)

12,00 4,39 7,32 3,98 8,58 11,19 47,46 356,170
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU okulunda 63 4

ALAÇAM ilçesinde 188 17 7
SAMSUN ilinde 188 17 7 1

Genelde 8134 574 124 59 28

DERECELER

Genelde sınava 124 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 41. oldu

SAMSUN ilinde sınava 7 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

ALAÇAM ilçesinde sınava 7 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[+] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

2 1,51 0,38 75

[-] Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz
yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

1 0,25 0,73 25

[+] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1,62 0,24 81

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,48 0,41 48

[+] Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2,41 0,48 80

[+] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,71 0,22 71

[+] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0,71 0,24 71

[+] Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını
belirler.

1 0,71 0,24 71

[+] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0,70 0,21 70

[+] Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1,51 0,40 75

[+] Medya metinlerini analiz eder. 1 0,90 0,03 90

[+] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1,65 1,13 55

[-] Yazdıklarını düzenler. 2 0,71 1,14 36

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[+] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları
onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

1 0,62 0,27 62

[+] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı
Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal
durumunu kavrar.

1 0,67 0,25 67

[-] Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle
onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,43 0,49 43

[+] Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen
önemli kişileri ve olayları kavrar.

1 0,51 0,48 51

[+] Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına
yol açan gelişmeleri kavrar.

1 0,63 0,27 63

[+] Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu
hakkında çıkarımlarda bulunur.

2 1,13 0,81 56

[+] Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana
gelen gelişmeleri kavrar.

2 1,10 0,65 55

[+] Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması
karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın
tutumunu analiz eder.

1 0,63 0,30 63

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[+] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2,06 0,75 69

[+] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

2 1,51 0,35 75

[+] Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları
sorgular.

2 1,70 0,25 85

[+] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0,79 0,19 79

[+] Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0,86 0,08 86

[+] Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0,83 0,14 83

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[+] KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5,24 2,49 52

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

1 0,40 0,25 40

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,98 0,35 49

[+] Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b
şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

1 0,57 0,21 57

[-] Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı
yapan çarpanlara örnek verir.

1 0,48 0,27 48

[-] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0,21 0,38 21

[-] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0,49 0,14 49

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1,37 0,90 46

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

1 0,32 0,43 32

[+] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

1 0,65 0,22 65

[+] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

1 0,51 0,27 51

[-] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder
ve karşılaştırır.

1 0,46 0,29 46

[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

1 0,06 0,67 6

[+] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

1 0,63 0,21 63

[+] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

4 2,14 0,79 54

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[+] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1,02 0,54 51

[+] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0,68 0,14 68

[+] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3,03 1,25 61

[+] Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0,57 0,27 57

[+] Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek
sonuçlar hakkında yorum yapar.

3 1,75 0,75 58

[+] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak
bu kavramlar arasında ilişki kurar.

2 1,02 0,68 51

[+] Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak
açıklar.

3 1,70 0,84 57

[+] Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1,08 0,68 54

[-] Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0,46 0,41 46
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SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE TO 230  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 12 7 9,67 48 11,46 7,48 6,08

Fen 20 11 9 8,00 40 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 60 29 50,33 56 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DbbDcCBACDcaBACDCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) baAdDBABDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDaBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBAdbcDC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CC BDdDCAAdbcDCdacCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) babCaCDacbABaBACcABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 4 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE YI 229  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 9 7 6,67 33 11,46 7,48 6,08

Fen 20 10 10 6,67 33 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 52 34 40,67 45 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BabCbCABCADCbBCBcdDD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBAaDdcaa

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CcdcbABcaB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) dCDDcaDBcaAcC  cB  C

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) aBABdcaBBAdbcDCBadDc

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 4 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BU ME 238  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,46 7,48 6,08

Fen 20 19 1 18,67 93 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 81 9 78,00 87 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBCCDCABCADCABCBDAbD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDdAdD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDAcCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCcDACDBAdAACDdDBcCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACADDCaCADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EN KA 221  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 4 3 3,00 30 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 14 6 12,00 60 11,46 7,48 6,08

Fen 20 13 7 10,67 53 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 57 24 49,00 54 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbbDCABCA CcBCBDADc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR)   BbBDb bD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACcDBa   

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG)   AaaABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) cCDDcCaBdaAACDdDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) bBcBCABBdACbbcCBCAbD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MA ÇE 152  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,46 7,48 6,08

Fen 20 17 3 16,00 80 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 69 16 63,67 71 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cDADBCBACDACBACDCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DbAdDBbB  

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN)   DaBD CAd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBAacADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBDdDCAAaABaCcDDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DbACBCcDACAcBBACBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NE GÜ 210  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 14 5 12,33 62 11,46 7,48 6,08

Fen 20 17 3 16,00 80 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 75 13 70,67 79 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCDCABbADCABCBDADc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDAAbD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDA aABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDACDcbaAACDdDBaC 

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) aBABCABaBACADDCBCADb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Nİ ÇA 251  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,46 7,48 6,08

Fen 20 17 3 16,00 80 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 78 12 74,00 82 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DDADBCBACDACBACcCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAdDBbBDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDdACDADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCdBDdDCAACABbCcDDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDACBCcDACAcBBACBAdD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OR AK 207  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,04 11,31 10,27

Tarih 10 4 4 2,67 27 5,29 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,12 7,16 6,16

İngilizce 10 2 0 2,00 20 5,96 4,41 4,12

Matematik 20 8 3 7,00 35 11,46 7,48 6,08

Fen 20 6 11 2,33 12 11,79 9,45 8,59

Toplam: 90 43 24 35,00 39 57,67 44,33 39,19

Sözel (TÜR) ccADBCBAbDcCBACDCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DaAdDabB  

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDB dC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BB        

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBD Da   b     cCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) baAaaCcbcddB  A dABa

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 3 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AR TÜ 223 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 9 11 5,33 27 6,71 7,48 6,08

Fen 20 7 13 2,67 13 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 31 59 11,33 13 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BabCcCddCAbbABdBDcaa

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) dbadaDbcbD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dAbBaaCaDb

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) bbdcabdbca

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDacCDBbacdaDdDdBda

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBdBCbdBabCbbcddCdbc

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 10 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 3 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AS ÇA 201 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 12 4 10,67 53 6,71 7,48 6,08

Fen 20 15 4 13,67 68 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 61 23 53,33 59 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cbbcBCBbCDACBAacCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) baAdDBABDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDaBaBdAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDdA DADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBadDCAAab DC  D B

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) baACaCbDA ABBBACBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 0 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZ CE 240 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,71 7,48 6,08

Fen 20 10 10 6,67 33 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 38 50 21,33 24 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) caca CBACDACBAC CdBa

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DacdDBABcd

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) dDDCBacCbC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) acDddabcab

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CdacbaDbdbdAccababCd

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDcdBCacdaAadaACBABb

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Bİ ÇE 203 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 14 3 13,00 65 6,71 7,48 6,08

Fen 20 15 3 14,00 70 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 59 20 52,33 58 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) ccAc CB CDACBA cCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) caAcD AcD 

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDdbacAc 

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBadDCAAa B CADD B

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) baACaC DA ABBBACBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 0 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 0 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CE DE 202 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 6 5 4,33 22 6,71 7,48 6,08

Fen 20 11 4 9,67 48 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 53 20 46,33 51 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) D bDBCBbCaACBACbCCBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DaAdDBbBD 

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG)  BDBAabADb

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)  C BDdDd d  Bc   bC 

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDA BC DAaAaBBc d B 

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 2 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 2 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CE İL 235 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 7 1 6,67 67 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 11 5 9,33 47 6,71 7,48 6,08

Fen 20 10 7 7,67 38 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 54 25 45,67 51 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCcCABCADCABCdDAcD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDabaDbca 

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN)  bCBaBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDb CABD B

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDD  accdAACDdDB C 

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)   ABCdBBaA ADbCcabDb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 1 60
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CE TE 234 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 1 2 0,33 3 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 3 3 2,00 10 6,71 7,48 6,08

Fen 20 12 8 9,33 47 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 47 22 39,67 44 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DbbDdCBACDACBACDCCBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DbAADBbacB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDaBDBCAa

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) dBa       

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)   BdD b    c  C     

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) cDACBCcDddAaBBAdBAdc

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DU KA 237 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 10 6 8,00 40 6,71 7,48 6,08

Fen 20 16 3 15,00 75 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 68 16 62,67 70 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cbcDBCBACDAdBACDCC B

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAdDBAaDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACbADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)  CcBDdDbcAaA  C DDCa

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDAaBdDDACABBBACdAB 

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EG HE 267 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,71 7,48 6,08

Fen 20 15 5 13,33 67 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 74 16 68,67 76 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DDADBCBACDACBddDCCBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) abAADBcaDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBbAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACDADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBDdDCdACbBDCcDDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DaAaBCDDACAaaBbCBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EM UY 216 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,71 7,48 6,08

Fen 20 10 10 6,67 33 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 42 48 26,00 29 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) abcDcCBAdDbacAdbCddB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) bCAcDBbaDc

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) daDBbCDbDC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) adcBcdbdcAdcdbCdabCa

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) bDcCBCbDACdcaBdCcAda

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ER Bİ 256 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,71 7,48 6,08

Fen 20 11 9 8,00 40 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 45 42 31,00 34 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) B bCbCABCAcaABCaDdbD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BbdAdabcaa

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dACBbcdDab

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDdaCABbdB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDACbBdaAAb d dcCa

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABbAacdbCADaCaCAab

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HA İN 231 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 8 12 4,00 20 6,71 7,48 6,08

Fen 20 8 12 4,00 20 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 41 49 24,67 27 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BddCbdAcabadABCcDcba

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) cDabBDbACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dAbBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDAbababBd

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) aCDDcCDccdAdbcdaBadC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) adAcCdBacdCADaCBbbbb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İB KA 244 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,71 7,48 6,08

Fen 20 15 5 13,33 67 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 73 16 67,67 75 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cbADBCBACDACBACDCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCdbDaABDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAa

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACDADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)  CaBDdDaAACABDbADDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DaACBCbcAaABBBACBABa

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KA YA 299 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 17 3 16,00 80 6,71 7,48 6,08

Fen 20 16 4 14,67 73 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 76 14 71,33 79 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBCCDCABCADCABCBccac

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) aDBABDAcCD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDAbCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDACDBACAACDdDBcCd

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACAcbCaCAbD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KU CA 212 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 7 2 6,33 32 6,71 7,48 6,08

Fen 20 10 5 8,33 42 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 57 13 52,67 59 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR)  Bb  CABCADCABC DbaD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDaABDdACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) aACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDADCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)    aA  B  AA a DB C 

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)   AcCA  BACccb BaADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NA BI 249 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 11 5 9,33 47 6,71 7,48 6,08

Fen 20 15 5 13,33 67 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 63 23 55,33 61 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCbCABCADCAdCBDdbc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDaABDdAaD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) bDAcbABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)  CDD C  AaAAdDdDBcCb

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBAcCABaaACADDdBaADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NE ÖZ 250 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,71 7,48 6,08

Fen 20 7 12 3,00 15 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 38 51 21,00 23 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DcAbaCBACDACBdabCbBa

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) abccDBAaDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) AbaCaDBaAb

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) acaBAbaAca

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) dCdcDacCAdaAdcdcaabB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) cbACaaDcAbAad AbaAaa

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜ ER 214 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 17 3 16,00 80 6,71 7,48 6,08

Fen 20 16 4 14,67 73 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 77 13 72,67 81 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) aBbCDCABCADCbBCBcAbD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDAACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDADCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDACDBbaAACDdDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACADbCBaAab

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞE KO 209 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 2 4 0,67 7 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 4 5 2,33 12 6,71 7,48 6,08

Fen 20 12 8 9,33 47 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 48 26 39,33 44 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbbbCABCADCABCBDbac

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDaABDAAaD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dAC DBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDdaa d   

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) d DaAC  cbd    D    

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DdABCABaaAddDbCBaADb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 3 2 60
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YA KA 258 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 6 2 5,33 27 6,71 7,48 6,08

Fen 20 10 7 7,67 38 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 47 21 40,00 44 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) D cD CBACDACBACD b B

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DaAbDBA ba

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBD CA 

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBbcdabcDC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)  C BDdD  A       bC 

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN)  bAacCbcACAdB dC ABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 0 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE YA 261 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 4,32 4,41 4,12

Fen 20 1 3 0,00 0 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 26 20 19,33 21 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCbCABa DCdBCB c D

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) cDdAdDdcCb

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CcCBDBbDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG)  Dbabd    

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (FEN)  Bdca               

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 2 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZU CE 260 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 11,27 11,31 10,27

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,47 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,39 7,16 6,16

İngilizce 10 2 4 0,67 7 4,32 4,41 4,12

Matematik 20 3 5 1,33 7 6,71 7,48 6,08

Fen 20 9 7 6,67 33 9,17 9,45 8,59

Toplam: 90 40 27 31,00 34 43,33 44,33 39,19

Sözel (TÜR) aBbbaCABbADCA CBcccD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BbBbBDb  D

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG)  DbabdB   

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)       cBcCA  cab    

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)  BbcaAaB ACAb  BCbaD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 1 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE TA 232 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 5 3,33 17 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 2 3 1,00 10 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 6,02 7,16 6,16

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 4,90 7,48 6,08

Fen 20 2 6 0,00 0 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 13 27 4,00 4 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) D bacCBb     d   CB 

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) b  Ab b D 

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADadBb  b 

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sayısal (MAT) bdcab   bc A      bd

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) bcAbadD c           

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 1 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EC BA 200 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 19 1 18,67 93 4,90 7,48 6,08

Fen 20 18 2 17,33 87 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 85 5 83,33 93 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCDCABCADCABCBDADc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDAACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDADCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDACDBACAACDdDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACAcDCBCADb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EC KÖ 239 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,90 7,48 6,08

Fen 20 10 9 7,00 35 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 33 50 16,33 18 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBdaDbbaaA CdB BDdcc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) dcacdcd bD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) bbacadaD A

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CcAD bB cB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) adDcbbaBcdbACbBacdCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DcccdAa BACbcaCBCADb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EC ÖZ 255 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 18 2 17,33 87 4,90 7,48 6,08

Fen 20 16 4 14,67 73 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 80 10 76,67 85 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DbADBCBbCDACBACDCCBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAADBcaDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACDADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBDdDCAACABDCcDDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) baACBCDDcCABBBcCBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EL DO 241 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 4,90 7,48 6,08

Fen 20 10 10 6,67 33 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 46 40 32,67 36 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DadbBCBACDAbBdCbCbBd

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DdAdbBABDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBdAd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBAdccDb

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) ddBBbdbadbbcd   b Cc

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DaACBCDDdadcaBcCaAaa

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ME KE 266 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 13 4 11,67 58 4,90 7,48 6,08

Fen 20 14 6 12,00 60 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 68 18 62,00 69 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbaDCABCADCABCcDAbD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBbBDAACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CAdBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG)  DAaCABcBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)   DD baBcCAbCDBDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DdbBCcBBBACADDaBCcDb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MU BA 263 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 3 4 1,67 17 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 1 1 0,67 7 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,90 7,48 6,08

Fen 20 5 1 4,67 23 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 28 18 22,00 24 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BaaCDC BC Db   c c c

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) B ab Dd Cb

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CAC DBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) C    c    

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) abDD bac   d    B   

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)  B   A  B Cb   B    

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 0 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 1 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 0 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜ KE 262 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 5 9 2,00 10 4,90 7,48 6,08

Fen 20 4 12 0,00 0 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 20 48 4,00 4 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) bcbDdCBbbccd cCb bBa

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) aC bad c d

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) c Dd c C b

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BdcaAC  c 

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) a BBDBadcc  Bb  caa 

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) bDAac cbcbc c cbdAB 

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 2 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 4 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖM AYDIN 265 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 2 1 1,67 8 4,90 7,48 6,08

Fen 20 1 4 -0,33 -2 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 21 25 12,67 14 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) bcba   cbD  acCbCaaB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAdDBAaDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBadCcd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG)  d  b    b

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)                 DD a

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN)        c  Ad    d d 

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖM KA 208 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 2 1 1,67 17 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 4,90 7,48 6,08

Fen 20 2 4 0,67 3 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 24 18 18,00 20 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR)  BCd Cb    CbBbdDbab

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BD b      

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACc   DDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CcAbCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)          bb         

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)            c DdabA  

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 1 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PO AY 268 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 4,90 7,48 6,08

Fen 20 3 6 1,00 5 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 34 22 26,67 30 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) babDdbBbCD C AC  CBc

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) D AbDdbBDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCdDcCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACbAcC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)          bb         

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) bDAbadDbc           

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 1 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SA ÇE 257 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,02 7,16 6,16

Matematik 20 1 0 1,00 5 4,90 7,48 6,08

Fen 20 2 0 2,00 10 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 33 7 30,67 34 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) c   BCBACDcCBACbCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAADBbaDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sayısal (MAT)    B                

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN)  DA                 

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 1 0 20
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SA KU 252 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 5 15 0,00 0 4,90 7,48 6,08

Fen 20 3 7 0,67 3 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 23 48 7,00 8 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BdCdDaABCdcab CdaADc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) Bcdc Dbc D

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) aA dDdbccA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) dbdbd     

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) cbbabbDabCbcdcaDBBdd

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)       B cd c Ddab cD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 0 2 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 5 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 2 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZE SÖ 215 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,29 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,02 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,24 4,41 4,12

Matematik 20 18 2 17,33 87 4,90 7,48 6,08

Fen 20 20 0 20,00 100 6,17 9,45 8,59

Toplam: 90 83 7 80,67 90 34,05 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DbADBCBACDAaBACDCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAdDBbBDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACDADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBDdDCAACABDCAbDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDACBCDDACABBBACBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* KÜ 233 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 6 1 5,67 57 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 6 7 3,67 18 8,58 7,48 6,08

Fen 20 17 1 16,67 83 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 58 20 51,33 57 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) dBCCbCABCADCABCBcAbb

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) cDaAdDbcCa

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) C A aABDB 

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)   Dac   bdAbCDdDBc  

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) D ABCABBaACADD BCADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 1 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AR KA 211 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 15 4 13,67 68 8,58 7,48 6,08

Fen 20 18 1 17,67 88 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 68 15 63,00 70 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DD DBCBACDcCBdC CbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) bCAdDBb ca

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) dDDCBD CAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDdACD DC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCcBDdDCAAaABD cDDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DaACBCDDACA BBACBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 0 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AY BO 224 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 8 12 4,00 20 8,58 7,48 6,08

Fen 20 10 10 6,67 33 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 32 58 12,67 14 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) acbacbcAbcbbBcbcbaaB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) bCbcDBbdbB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) bccCaacabC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BcccACbADb

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCcBDdcacAaccaCccDCc

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DcAacCbDACcBBcACcbca

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZ AL 225 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 3 7 0,67 3 8,58 7,48 6,08

Fen 20 10 10 6,67 33 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 38 42 24,00 27 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DccaBCBACDcCBbCcCbcB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) aCAdDdbdbd

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCcDddAb

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BcbacCbdDC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) Ca  c b dd   D bc C 

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDAbBdbDcaAadBdCaABb

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BA AY 226 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 9 3 8,00 40 8,58 7,48 6,08

Fen 20 17 3 16,00 80 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 61 15 56,00 62 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BB CcC BCcDCABCBD D 

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDb CD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CAbBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDdc cBcBd

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)   cD   B CAAaDdDB C 

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABaBAdADDCBCADb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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40
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE KU 227 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,58 7,48 6,08

Fen 20 17 3 16,00 80 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 67 17 61,33 68 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCDCABCADCABCBDccD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDdA b

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG)   cbaAdDd 

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDA  BAdAACDdcBcCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBaACADDCBCAab

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BE YI 228 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,32 7,16 6,16

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,58 7,48 6,08

Fen 20 2 4 0,67 3 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 43 15 38,00 42 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cBCCDCABdADCABCBDcaD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDcABDdAaD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN)  ACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sayısal (MAT)   a     bCAAdDdDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)    d  ca   c D     D

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 2 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BU KU 213 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,58 7,48 6,08

Fen 20 19 1 18,67 93 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 84 6 82,00 91 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cDADBCBACDACBACDdbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAADBABDB

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BBDBACDADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCBBDdDCAACABDCcDDCB

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DaACBCDDACABBBACBABD

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EC SE 217 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 8,58 7,48 6,08

Fen 20 8 12 4,00 20 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 33 44 18,33 20 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DadcBCBbCDACdcbDCbaB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DaAdDaAabd

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADaCBD  A 

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) Bdacb     

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) bdacbacbAdabBDb     

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DDdbBdcbAbAdBBbaBbdb

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 0 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 2 3 40
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 1 2 33
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EM AY 0 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 15 4 13,67 68 8,58 7,48 6,08

Fen 20 19 1 18,67 93 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 69 17 63,33 70 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BabCbC BCADCABCcDdDc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDaABDAACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) daA ab DdB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDcCDBAaAACDdDBaC 

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACADDCBCADb

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HA AY 264 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,58 7,48 6,08

Fen 20 15 3 14,00 70 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 69 12 65,00 72 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) cDADBCBACDACBAC CCBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) DCAbD ABb 

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCBDBCAC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG)  BDBd DADC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT)  CcBDdDCAAacBDCcDDC 

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) baAC CDDACABBBdCBA D

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KA YE 281 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,58 7,48 6,08

Fen 20 19 1 18,67 93 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 77 13 72,67 81 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBbCDCABCADCABCdDADc

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDaABDdAaD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) dACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDAbCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDcCaBbCAACDdDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACAbDCBCADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ME İL 205 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 15 3 14,00 70 8,58 7,48 6,08

Fen 20 16 2 15,33 77 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 72 13 67,67 75 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BabCDCABdAaCABCBDc D

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBbBDbACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDcDCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT)  CDDcCDdACAACDdDB CC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN)  dAB ABBBACADDCBaADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 0 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Mİ KA 204 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 2 3 1,00 10 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,32 7,16 6,16

Matematik 20 2 1 1,67 8 8,58 7,48 6,08

Toplam: 90 25 10 21,67 24 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BaCCDC BCcDdABCBD  c

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) Bc bd    D

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CcCBbBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sayısal (MAT)          bA     B   

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MU ÖZ 247 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 3 2 2,33 23 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 12 5 10,33 52 8,58 7,48 6,08

Fen 20 3 6 1,00 5 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 32 38 19,33 21 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BcdbDabdCbcdABCcDAcD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) dbabcDdba 

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) acCBDBdaad

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CbA  c D  

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) aCbc C BbdAACD DBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) ac  d  B   bcD  Cc  

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 3 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 0 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NA ÖZ 248 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,58 7,48 6,08

Fen 20 20 0 20,00 100 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 88 2 87,33 97 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) BBCbDCABCADCABCcDADD

Cevap Anh. A BBCCDCABCADCABCBDADD

Sözel (TAR) BDBABDAACD

Cevap Anh. A BDBABDAACD

Sözel (DİN) CACBDBCDDA

Cevap Anh. A CACBDBCDDA

Sözel (İNG) CDADCABDBB

Cevap Anh. A CDADCABDBB

Sayısal (MAT) BCDDACDBACAACDBDBBCC

Cevap Anh. A BCDDACDBACAACDBDBBCC

Sayısal (FEN) DBABCABBBACADDCBCADD

Cevap Anh. A DBABCABBBACADDCBCADD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RA DU 206 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,32 7,16 6,16

Fen 20 14 6 12,00 60 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 38 22 30,67 34 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DacDaCBACDAbBACaCbaB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) aCddDaccDa

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) dDDCBDBCbC

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sayısal (FEN) DDAaBabDACABBBdCBAdc

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 5 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 3 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YA Aİ 254 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,98 4,41 4,12

Fen 20 6 12 2,00 10 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 26 27 17,00 19 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) ca  BCBdaDACBACD d B

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR) aCAdDBbccc

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) dDDCBaa c 

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) B         

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (FEN) DDcadaDDd  BacbaddBc

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 0 4 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 0 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 2.UYGULAMA

SAMSUN / ALAÇAM / KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Yİ AC 259 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,00 11,31 10,27

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,39 4,54 3,97

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,32 7,16 6,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,98 4,41 4,12

Matematik 20 13 7 10,67 53 8,58 7,48 6,08

Fen 20 11 9 8,00 40 11,19 9,45 8,59

Toplam: 90 60 29 50,33 56 47,46 44,33 39,19

Sözel (TÜR) DbdDBCBACDACBACcCbBB

Cevap Anh. B DDADBCBACDACBACDCCBB

Sözel (TAR)  bAADaABDd

Cevap Anh. B DCAADBABDB

Sözel (DİN) ADDCdDBCbd

Cevap Anh. B ADDCBDBCAC

Sözel (İNG) BdDBAdDAbC

Cevap Anh. B BBDBACDADC

Sayısal (MAT) CCcBDdDdbACABDCdbDCc

Cevap Anh. B CCBBDBDCAACABDCADDCB

Sayısal (FEN) DbAaBdbDAadBaBACBAdb

Cevap Anh. B DDACBCDDACABBBACBABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 5 4 1 80
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 3 2 1 67
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
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